Gabriella - CRMVES

De: LICITACAO [licitacao@crmves.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 13:58
Para: 'Larissa Sampaio' _

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO
Boa tarde,

Fato gerador.
A disposicgo.

— = Gabriella Karina Damacena
| 1981 2021 ) Matricula 049
Assessora da Secretaria-Geral

Anos +55 27 3324-3877
CRMVES | s, R0
Bomsin e Dless

De: Larissa Sampaio [mailto:comercial01@interativa-ce.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 12:22

Para: licitacao@crmves.org.br

Assunto: SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTO

Prezados (as),

Gostaria de saber se a QU,ITA(_;AO DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS é paga por FATO
GERADOR ou CONTA-DEPOSITO VINCULADA.

Orgido: Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Espirito Santo

UASG: 389200
PE: 1/2023

Objeto: Contratacao de empresa especializada na prestacao do servico de limpeza, asseio e conservacao
predial

Atenciosamente,






